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RE: CITA CONCILIACIÓN DE CARTERA
Leidy Johana Ruiz Wilches <lejruiz@coosalud.com>
Vie 24/06/2022 4:15 PM
Para:

hsuescacuentasm@yahoo.es <hsuescacuentasm@yahoo.es>

CC:

Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com>;
Alejandra Tome Franco <atome@coosalud.com>

Buenas tardes Sres. IPS 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SUESCA
NIT: 832011441


Cordial saludo, 

De acuerdo al estado de cartera enviado por ustedes, me permito enviar la verificación tanto del NIT
900.226.715 para su revisión y confirmación. Por lo anterior presento a continuación el resumen por NIT:

Cordialmente,

Leidy Johana Ruiz Wilches

Auxiliar de contabilidad
Regional Centro Coosalud EPS

lejruiz@coosalud.com
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De: Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com>

Enviado: miércoles, 15 de junio de 2022 8:02 a. m.

Para: Leidy Johana Ruiz Wilches <lejruiz@coosalud.com>

Asunto: RV: CITA CONCILIACIÓN DE CARTERA
 
Hola buenos días

Adjunto cartera del Hospital de Suesca.

Cordial Saludo,
 
Laura Reyes Bernal
Asistente Financiera
Tel: 746 7215 - 756 0319 
lreyes@coosalud.com

Regional Centro

De: CUENTAS MEDICAS <hsuescacuentasm@yahoo.es>

Enviado: martes, 14 de junio de 2022 4:54 p. m.

Para: Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com>

Asunto: Re: CITA CONCILIACIÓN DE CARTERA

mailto:cbleniz@coosalud.com
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Cordial saludo,

Al darle a la opción sí del enunciado emitido se abre sin problema el excel, esto se ocasiona ya que es un archivo
limitado por comas, sin embargo, envío nuevamente el excel y quedo pendiente a cualquier información.
Gracias

Cordialmente,

Daniela Alejandra Zambrano
Apoyo Facturación y Cartera.
E.S.E Hospital Nuestra Señora del Rosario Suesca 
hsuescacuentasm@yahoo.es 
Tel  310 494 8243
       320 485 8947

En martes, 14 de junio de 2022, 16:03:49 GMT-5, Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com> escribió:

Buenas tardes

El archivo presenta error, por favor guardarlo adecuadamente en excel y remitir nuevamente

Cordial Saludo,
 
Laura Reyes Bernal
Asistente Financiera
Tel: 746 7215 - 756 0319 
lreyes@coosalud.com

Regional Centro

mailto:cbleniz@coosalud.com
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De: CUENTAS MEDICAS <hsuescacuentasm@yahoo.es>

Enviado: martes, 14 de junio de 2022 12:15 p. m.

Para: Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com>

Asunto: Re: CITA CONCILIACIÓN DE CARTERA
 
Cordial saludo,

Envío archivo solicitado, donde se evidencia saldos a aclarar. Quedo atenta

Cordialmente,

Daniela Alejandra Zambrano
Apoyo Facturación y Cartera.
E.S.E Hospital Nuestra Señora del Rosario Suesca 
hsuescacuentasm@yahoo.es 
Tel  310 494 8243
       320 485 8947

En martes, 14 de junio de 2022, 10:53:47 GMT-5, Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com> escribió:

Buenos días

No hemos recibido la cartera en Excel por factura.

Quedo atenta,

Cordial Saludo,
 
Laura Reyes Bernal
Asistente Financiera
Tel: 746 7215 - 756 0319 
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lreyes@coosalud.com

Regional Centro

De: CUENTAS MEDICAS <hsuescacuentasm@yahoo.es>

Enviado: martes, 14 de junio de 2022 10:42 a. m.

Para: Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com>

Asunto: CITA CONCILIACIÓN DE CARTERA
 
Cordial saludo,

Por medio de la presente solicito información sobre cita pactada para el día de hoy el pasado 06 de junio del
presente año en la Gobernación de Cundinamarca para conciliación de cartera con la EPS: hasta el momento no
ha sido enviado ningún tipo de información.

Quedo atenta a cualquier información que pueda ser otorgada

Cordialmente,

Daniela Alejandra Zambrano
Apoyo Facturación y Cartera.
E.S.E Hospital Nuestra Señora del Rosario Suesca 
hsuescacuentasm@yahoo.es 
Tel  310 494 8243
       320 485 8947

mailto:cbleniz@coosalud.com

