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RE: SOLICITUD SOPORTE DE PAGOS HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS
Jennifer Lorena Castillo Lizarazo <jecastillo@coosalud.com>
Mar 5/04/2022 6:17 PM
Para:

cartera@hmgy.gov.co <cartera@hmgy.gov.co>

CC:

Alejandra Tome Franco <atome@coosalud.com>;
Heaven Yolimar Garcia Silva <hgarcia@coosalud.com>;
Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com>

Buenas tardes
 
Cordial saludo
 
Envió los soportes de pagos solicitados por el prestador.
 
 
Gracias, 
  
Quedo atenta a cualquier inquietud.  
  
  
Cordialmente  
  
Jennifer Lorena Castillo Lizarazo  
Digitador Contable  
jecastillo@coosalud.com 
Regional Centro 
 

 
 
 
 
De: Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com> 

Enviado el: viernes, 1 de abril de 2022 1:23 p. m.

Para: Jennifer Lorena Castillo Lizarazo <jecastillo@coosalud.com>

CC: Alejandra Tome Franco <atome@coosalud.com>; cartera@hmgy.gov.co; Heaven Yolimar Garcia Silva

mailto:jecastillo@coosalud.com
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<hgarcia@coosalud.com>

Asunto: RV: SOLICITUD SOPORTE DE PAGOS HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS
 
Hola buenas tardes
 
Agradezco atender la solicitud del proveedor.
 
Cordial Saludo,
 
Laura Reyes Bernal
Asistente Financiera
Tel: 746 7215 - 756 0319 
lreyes@coosalud.com
Regional Centro

De: CARTERA HMGY <cartera@hmgy.gov.co>

Enviado: viernes, 1 de abril de 2022 12:31 p. m.

Para: Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com>; Heaven Yolimar Garcia Silva <hgarcia@coosalud.com>; Alejandra Tome
Franco <atome@coosalud.com>

Asunto: SOLICITUD SOPORTE DE PAGOS HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS
 
Buenas tardes 
 
Solicito amablemente me sea enviado el soporte de las facturas de los siguientes pagos 
 
Muchas gracias 
 
Cordialmente,
 
Fecha de Transferencia Nit. Entidad Valor Transferencia

09/11/2021 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD  $        960.485.548,00

07/12/2021 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD  $        960.485.548,00

07/10/2021 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD  $        833.639.701,00

20/01/2022 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD  $        735.153.835,00

07/02/2022 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD  $        291.598.165,00

16/02/2022 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD  $            4.660.759,00

 $    3.786.023.556,00
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--

     
Anggi Viviana Guasca Sanchez 
Tecnologo en cartera 
E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha
Nit. 800.006.850 - 3
Teléfono: 7309230 ext. 2012


