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Re: INCUMPLIMIENTO COMPROMISO MESA 1 CIRC 030 HX SAN JOSE DE GUADUAS
cartera cartera <cartera@esehospitalsanjosedeguaduas.gov.co>
Mié 25/05/2022 8:54 AM
Para:

Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com>;
Lady Milena Garcia Quevedo <lady.garcia@cundinamarca.gov.co>

Buenos dias

En atención a su información enviada el día 24 de mayo de 2.022, respecto a las facturas de coosalud, me permito informar que se procedió a
enviar información al área de glosas de la ips para su respectiva revisión.

envio correo de glosas@esehospitalsanjosedeguaduas.gov.co

El mar, 24 may 2022 a las 16:12, Laura Reyes Bernal (<lreyes@coosalud.com>) escribió:

Buenas tardes


En atención a los radicados enviados la EPS COOSALUD realizó la revisión de las siguientes facturas y se encuentran Devueltas, por lo
tanto el Hospital de Guaduas debe acreditar y soportar el Nuevo radicado posterior a la fecha de Devolución Inicial.


nrofactura fechadevolucion valor Observacion
1176759 29/4/2016 76567 Se devuelve para la sucursal del BARRANQUILLA/ATLANTICO  Teniendo encuenta que el usuario pertenece a su base de datos Y la Ips que presto l
1230434 31/1/2018 52112 Se hace devolución de factura N 1230434 por valor de $ 52112 correspondiente a la atención del día 09/12/2017 del paciente LUIS ALBERTO CAL
1211163 30/5/2017 1151573 SE HACE DEVOLUCION CUENTA DE PACIENTE INACTIVO EN LA EPS DESDE EL 28 MARZO 2017 SERVICIO A CARGO DE LA EPS CONVIDA





Cordial Saludo,
 
Laura Reyes Bernal
Asistente Financiera
Tel: 746 7215 - 756 0319 
lreyes@coosalud.com

Regional Centro






De: cartera cartera <cartera@esehospitalsanjosedeguaduas.gov.co>

Enviado: martes, 10 de mayo de 2022 9:01 a. m.

Para: Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com>; Lady Milena Garcia Quevedo <lady.garcia@cundinamarca.gov.co>; Alejandra Tome Franco <atome@coosalud.com>; subgerencia
subgerencia <subgerencia@esehospitalsanjosedeguaduas.gov.co>

Asunto: Re: INCUMPLIMIENTO COMPROMISO MESA 1 CIRC 030 HX SAN JOSE DE GUADUAS
 
Buenos dias


en atención a su comunicado adjunto envió copia de radicado de las tres facturas las cuales la primera es un saldo y las otras dos las deben en su
totalidad se anexa copia de radicado (correo certificado) facturas bajo el nit  800249241, y quien según COOSALUD en mesas de trabajo del día 18 de
marzo de 2.022 fueron canceladas, COOSALUD quedó en compromiso de enviar la relacion de facturas, valor consignación, fecha consignacion, banco al
cual fue consignado para asi poder revisar en nuestros archivos si efectivamente ingreso la consignación,


se debe tener en cuenta que se ha solicitado en repetidas oportunidades  sin que a la fecha se obtenga respuesta clara de las tres facturas,


en atención a su informe de consignación del dia 30 de octubre de 2.019, efectivamente se recibió y se descargo facturas bajo el nit  800249241 por
valor de $6.081.264.00,
existe saldo de $1.242.385.00 de facturas de los años de 2.016 y 2.017 , solicito gentilmente se aclare sobre estas tres facturas específicamente si fueron
canceladas o corresponden a glosas aceptadas por la IPS,
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El lun, 9 may 2022 a las 14:30, Laura Reyes Bernal (<lreyes@coosalud.com>) escribió:


Buenas Tardes
Cordial Saludo
 
Se realiza la verificación de la cartera enviada y se evidencia que ninguna de las facturas se encuentra radicadas
 


Cordial Saludo,
 
Laura Reyes Bernal
Asistente Financiera
Tel: 746 7215 - 756 0319 
lreyes@coosalud.com

Regional Centro






De: cartera cartera <cartera@esehospitalsanjosedeguaduas.gov.co>

Enviado: viernes, 22 de abril de 2022 9:07 a. m.

Para: Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com>; Gerencia Gerencia <gerencia@esehospitalsanjosedeguaduas.gov.co>; subgerencia subgerencia
<subgerencia@esehospitalsanjosedeguaduas.gov.co>

Cc: Alejandra Tome Franco <atome@coosalud.com>; Lady Milena Garcia Quevedo <lady.garcia@cundinamarca.gov.co>

Asunto: Re: INCUMPLIMIENTO COMPROMISO MESA 1 CIRC 030 HX SAN JOSE DE GUADUAS
 
Buenos dias


en atención a su informe de consignación del dia 30 de octubre de 2.019, efectivamente se recibió y se descargo facturas bajo el nit  800249241 por
valor de $6.081.264.00,
existe saldo de $1.242.385.00 de facturas de los años de 2.016 y 2.017 , solicito gentilmente se aclare sobre estas tres facturas específicamente si
fueron canceladas o corresponden a glosas aceptadas por la IPS,


anexo en excel 


atenta a sus inquietudes.








El mar, 19 abr 2022 a las 15:52, Laura Reyes Bernal (<lreyes@coosalud.com>) escribió:


Buenas tardes


Adjunto acuerdo de pago firmado el 09Sept19 y soporte del pago del cumplimiento por parte de la EPS COOSALUD el día 30Oct2019 y
de la que la ESE GUADUAS se comprometió con la emisión del paz y salvo y a la fecha no ha sido remitido a la EPS.


Seguimos atentos al envío de la información.


Cordial Saludo,
 
Laura Reyes Bernal
Asistente Financiera
Tel: 746 7215 - 756 0319 
lreyes@coosalud.com

Regional Centro
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De: cartera cartera <cartera@esehospitalsanjosedeguaduas.gov.co>

Enviado: viernes, 8 de abril de 2022 12:05 p. m.

Para: Laura Reyes Bernal <lreyes@coosalud.com>; Alejandra Tome Franco <atome@coosalud.com>; Lady Milena Garcia Quevedo <lady.garcia@cundinamarca.gov.co>

Asunto: Re: INCUMPLIMIENTO COMPROMISO MESA 1 CIRC 030 HX SAN JOSE DE GUADUAS
 


Buenos dias


en atención a su comunicado me permito reenviar correos donde la IPS si cumplio con el acuerdo en mesas de trabajo, mas la EPS NO cumplio con
lo acordado respecto a el envió de soporte de pago realizado de nit 800 esto con el fin de validar el PAZ y SALVO pendiente por entregar a la E.P.S.


se deja aclaración que en el acta no se llegó al acuerdo de enviar soportes de facturas devueltas.


El vie, 8 abr 2022 a las 11:31, Laura Reyes Bernal (<lreyes@coosalud.com>) escribió:


Buenos días 
Cartera Hospital San José de Guaduas


Me permito informar incumplimiento por parte de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS con los compromisos adquiridos en la
primera mesa Circular 030 de 2022, en la que se comprometía con el envío de los soportes de facturas devueltas y no radicadas el
23Mar22 y a la fecha la EPS no ha recibido soporte alguno a los correos mencionados en el Acta firmada en la primera mesa Circular
030 de Cundinamarca.


Cordial Saludo,

 
Laura Reyes Bernal
Asistente Financiera
Tel: 746 7215 - 756 0319 
lreyes@coosalud.com

Regional Centro









-- 

Oficina De Cartera
ESE Hospital San Jose
Guaduas
NIT 860.020.283-3





-- 

Oficina De Cartera
ESE Hospital San Jose
Guaduas
NIT 860.020.283-3
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